
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 8. Sınıf KDS-3 21801 657 43 22

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.91 7.87 7.28 6.01 3.01 5.01 7.38 1.97 6.73 5.58 2.48 4.75 4.30 6.94 1.98 8.55 8.33 5.77 41.72 30.60 31.52 356.767

İl Ortalaması 10.35 7.40 7.88 6.26 2.67 5.37 7.17 1.77 6.58 6.12 2.31 5.35 4.29 6.36 2.17 8.83 7.96 6.18 43.03 28.46 33.54 360.920
Okul Ortalaması 10.14 9.41 7.00 4.05 4.73 2.47 5.82 3.14 4.77 7.23 2.59 6.36 4.18 7.45 1.70 10.55 7.95 7.89 41.95 35.27 30.20 359.240

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 68 - YAŞAR COŞKUN 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 7 10.67 18 2 17.33 79.00 11.00 75.34 459.519 239 8 1 1
2 237 - YILMAZ MURAT 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 7 4.67 16 4 14.67 68.00 16.00 62.68 424.963 1488 53 3 2
3 34 - DOĞA KÖKCEN 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 15 5 13.33 62.00 23.00 54.32 415.037 2205 89 4 3
4 65 - SEHER GENÇ 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 9 5.00 13 7 10.67 59.00 28.00 49.67 404.215 3104 115 8 4
5 62 - GÜL NİDA DİNCER 8 / B 11 6 9.00 1 2 0.33 3 2 2.33 8 0 8.00 6 4 4.67 17 3 16.00 46.00 17.00 40.33 395.807 4065 149 11 5
6 15 - DURU YILMAZ 8 / A 12 7 9.67 5 4 3.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 6 4.00 14 6 12.00 54.00 26.00 45.34 390.630 4662 172 13 6
7 39 - SELİN AKKAŞ 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 7 3.67 14 6 12.00 49.00 34.00 37.68 380.511 6006 221 17 7
8 11 - AYŞEGÜL AKAN 8 / B 8 8 5.33 0 0 0.00 7 2 6.33 4 5 2.33 4 11 0.33 17 3 16.00 40.00 29.00 30.32 370.593 7611 263 20 8
9 20 - İLAYDA KARABULUT 8 / A 11 9 8.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 10 0 10.00 3 7 0.67 13 7 10.67 47.00 33.00 36.00 369.644 7698 267 21 9

10 0 - SİNEM YANAR 8 / B 11 9 8.00 1 2 0.33 2 1 1.67 6 4 4.67 1 3 0.00 14 6 12.00 35.00 25.00 26.67 364.200 8630 290 23 10
11 59 - ELFİDA KAPLAN 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 1 0.67 14 5 12.33 41.00 30.00 31.00 363.696 8735 293 24 11
12 35 - İRBAN ARDA 8 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 6 2 5.33 43.00 15.00 38.00 357.770 9794 321 26 12
13 66 - SUDE GÖNÜL DURMAZ 8 / A 10 8 7.33 3 7 0.67 7 3 6.00 10 0 10.00 0 2 -0.67 10 10 6.67 40.00 30.00 30.00 351.844 10890 350 27 13
14 0 - GONCALAR İSMAİL 8 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 0 1 -0.33 3 2 2.33 39.00 17.00 33.34 346.919 11818 386 29 14
15 69 - MAURO ICARDİ YİĞİT 8 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 30.00 60.00 10.01 325.193 16097 503 34 15
16 71 - KIRGÖZ UMUT 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 2 -0.67 10 10 6.67 25.00 47.00 9.34 320.252 17063 520 35 16
17 255 - EDİN DZEKO BATU 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 10 0 10.00 6 14 1.33 4 14 -0.67 29.00 49.00 12.66 316.778 17780 532 36 17
18 54 - ALİ ATEŞ 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 27.00 63.00 6.00 316.289 17872 536 37 18
19 13 - BURAK YUSUF KAN 8 / B 4 16 -1.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 0 3 -1.00 10 10 6.67 23.00 47.00 7.33 315.074 18119 545 38 19
20 0 - GÜNERİ TARIK ARDA 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 13 -0.33 5 13 0.67 26.00 59.00 6.34 311.385 18777 575 41 20
21 27 - KAVAK AYAZ CEM 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 16 -1.33 3 17 -2.67 34.00 56.00 15.33 308.400 19341 587 42 21
22 57 - TAŞOVA BERAT TAHİR 8 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 16 -2.33 2 17 -3.67 27.00 61.00 6.67 294.563 21154 641 43 22


