
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 7. Sınıf KDS-3 18316 663 31 27

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.84 10.23 4.43 5.71 3.50 4.55 5.73 3.52 4.55 5.21 3.33 4.10 6.37 8.29 3.60 8.65 8.68 5.76 39.50 37.55 26.98 350.624

İl Ortalaması 7.89 9.78 4.64 5.81 3.32 4.70 5.60 3.29 4.50 5.49 3.16 4.43 6.80 7.62 4.27 8.90 8.06 6.22 40.49 35.22 28.76 354.900
Okul Ortalaması 9.48 9.63 6.27 4.78 4.78 3.19 5.81 3.67 4.59 4.59 3.93 3.28 5.33 8.33 2.56 9.11 9.37 5.99 39.11 39.70 25.88 352.089

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 7 - VİLDAN DOĞUÇ 7 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 14 6 12.00 80.00 10.00 76.68 466.444 132 4 1 1
2 107 - GÜNEŞ ASYA 7 / B 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 7 5.67 14 5 12.33 63.00 21.00 56.01 417.044 1522 77 2 2
3 187 - BÖCEK MEHMET EFE 7 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 10 4 8.67 15 5 13.33 60.00 23.00 52.33 408.385 1996 103 3 3
4 171 - EZGİ SU AKINCIOL 7 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 5 6.33 15 5 13.33 61.00 22.00 53.66 407.148 2077 110 4 4
5 95 - KAYRA GÜL 7 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 2 5.33 7 0 7.00 12 6 10.00 55.00 17.00 49.33 401.719 2410 119 5 5
6 102 - DOĞAN BERKAY 7 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 5 7.33 15 5 13.33 58.00 26.00 49.33 400.230 2525 124 6 6
7 145 - ELİFÖZKUL 7 / A 19 0 19.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 5 2.33 0 0 0.00 13 7 10.67 48.00 20.00 41.34 396.556 2762 133 7 7
8 177 - ILGIN GAMZE 7 / B 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 10 6.67 12 8 9.33 51.00 39.00 37.99 381.474 3994 192 8 8
9 101 - BENGİSU KARAKAYA 7 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 4 2 3.33 11 9 8.00 54.00 21.00 47.00 380.726 4055 194 9 9

10 139 - RABİAIŞIK 7 / A 11 8 8.33 6 3 5.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 1 3.67 13 7 10.67 44.00 29.00 34.34 375.815 4528 205 10 10
11 133 - BERRA DOĞAN 7 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 1 2.67 1 4 -0.33 12 7 9.67 42.00 26.00 33.35 369.170 5235 228 11 11
12 81 - KEREM AYGÜN 7 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 2 3.33 2 6 0.00 11 6 9.00 42.00 28.00 32.67 368.644 5293 231 12 12
13 53 - HASAN HÜSEYİN IŞIK 7 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 11 9 8.00 40.00 50.00 23.33 352.837 7501 299 13 13
14 200 - TAHİR TALHA KOSTAK 7 / A 7 5 5.33 5 2 4.33 7 1 6.67 3 1 2.67 0 1 -0.33 8 5 6.33 30.00 15.00 25.00 343.696 9006 346 14 14
15 106 - ZAHİDE REYYAN AYGÜN 7 / B 9 11 5.33 5 3 4.00 4 2 3.33 3 4 1.67 5 11 1.33 8 9 5.00 34.00 40.00 20.66 341.215 9441 362 15 15
16 115 - HASAN KAYA GÖKAY 7 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 9 11 5.33 38.00 52.00 20.66 338.993 9894 376 16 16
17 75 - FARUK TALHA AYGÜN 7 / A 8 5 6.33 4 1 3.67 4 1 3.67 3 1 2.67 0 1 -0.33 5 9 2.00 24.00 18.00 18.01 331.119 11320 415 18 17
18 104 - FURKAN TONBUL 7 / B 5 13 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 8 12 4.00 27.00 61.00 6.66 324.200 12710 461 21 18
19 76 - İBRAHİM ENES KAYNAK 7 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 5 2.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 28.00 61.00 7.66 314.563 14602 526 22 19
20 90 - GURBET AYHAN 7 / B 9 11 5.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 314.311 14681 530 23 20
21 140 - EGE ŞAN 7 / B 9 10 5.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 24.00 64.00 2.67 311.622 15120 541 24 21
22 204 - DOĞAN YİĞİT 7 / B 3 17 -2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 10 9 7.00 28.00 61.00 7.67 306.415 16041 578 26 22
23 116 - BAŞ NİSA NUR 7 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.33 305.430 16210 584 27 23
24 78 - İZ ET ŞAN 7 / A 2 17 -3.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 21.00 68.00 -1.66 296.548 17367 628 28 24
25 87 - AHMET ARDA ÖZEL 7 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 293.578 17641 638 29 25
26 22 - ABDULMUTALİP A*N 7 / A 3 16 -2.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 0 0 0.00 1 3 0.00 0 3 -1.00 9.00 35.00 -2.66 290.630 17838 645 30 26
27 151 - ENES TUNCER GÜNGÖR 7 / B 1 19 -5.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 2 18 -4.00 17.00 73.00 -7.33 267.904 18308 662 31 27


