
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 6. Sınıf KDS-3 19018 579 114 39

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.24 9.06 6.22 5.87 3.58 4.68 5.57 3.83 4.30 5.31 3.51 4.14 7.16 9.81 3.89 7.37 9.96 4.05 40.52 39.74 27.28 351.685

İl Ortalaması 9.33 8.88 6.37 5.97 3.40 4.84 5.39 3.87 4.10 5.99 3.07 4.97 7.45 9.33 4.34 7.92 9.55 4.74 42.06 38.11 29.36 356.080
Okul Ortalaması 8.26 10.77 4.67 4.95 4.77 3.36 4.64 5.05 2.96 6.21 3.51 5.03 6.31 12.10 2.27 7.41 11.87 3.45 37.77 48.08 21.74 339.200

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 152 - TETİK ŞEREF 6 / A 14 6 12.00 5 4 3.67 8 2 7.33 9 0 9.00 13 7 10.67 11 7 8.67 60.00 26.00 51.34 407.674 2393 91 33 1
2 159 - MURAT YAŞAR 6 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 12 5 10.33 11 7 8.67 60.00 25.00 51.67 404.207 2609 97 36 2
3 85 - MEDİNE NİSA GÖKAY 6 / B 7 11 3.33 5 3 4.00 6 3 5.00 9 0 9.00 10 6 8.00 12 6 10.00 49.00 29.00 39.33 376.533 5228 174 49 3
4 132 - ZEKİ GÖK 6 / B 12 8 9.33 6 4 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 10 10 6.67 9 11 5.33 51.00 39.00 38.00 375.548 5322 178 51 4
5 23 - BERİL GÖKÇE KAPLAN 6 / B 9 8 6.33 6 4 4.67 5 5 3.33 10 0 10.00 10 10 6.67 10 10 6.67 50.00 37.00 37.67 371.615 5737 189 54 5
6 92 - VURAL YUSUF MUHAMMED 6 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 11 9 8.00 9 11 5.33 47.00 43.00 32.66 371.593 5767 191 55 6
7 103 - SELVİNAZ DURMAZ 6 / B 9 11 5.33 6 4 4.67 3 7 0.67 9 1 8.67 9 11 5.33 12 8 9.33 48.00 42.00 34.00 369.607 5986 197 56 7
8 112 - TUR SUDEGÜL 6 / B 7 11 3.33 6 4 4.67 6 3 5.00 9 0 9.00 10 6 8.00 10 8 7.33 48.00 32.00 37.33 369.119 6016 198 57 8
9 134 - ÖZCAN HATİCE AZRA 6 / A 11 7 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 2 6.33 8 12 4.00 9 11 5.33 50.00 37.00 37.66 367.896 6149 204 58 9

10 128 - YILMAZ SU CEMRE 6 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 4 6 2.00 9 1 8.67 9 11 5.33 10 10 6.67 47.00 43.00 32.67 362.711 6772 220 61 10
11 127 - TONBUL YAĞMUR ADA 6 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 6 3 5.00 9 0 9.00 7 12 3.00 9 9 6.00 46.00 37.00 33.67 358.274 7347 248 65 11
12 19 - DEMLİ BERAT 6 / B 9 11 5.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 10 0 10.00 11 9 8.00 7 13 2.67 41.00 49.00 24.66 353.822 7929 263 68 12
13 47 - ELİF TUANA KESER 6 / B 9 10 5.67 6 4 4.67 3 7 0.67 9 1 8.67 8 12 4.00 8 12 4.00 43.00 46.00 27.68 350.881 8307 271 70 13
14 31 - BEYZA GÜLER 6 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 10 1.67 9 11 5.33 40.00 45.00 25.01 348.904 8589 282 71 14
15 58 - GÖK GÜLAY 6 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 7 13 2.67 5 15 0.00 44.00 44.00 29.33 346.170 8973 294 73 15
16 153 - IŞIK HÜMEYRA 6 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 9 1 8.67 7 13 2.67 9 10 5.67 41.00 48.00 25.01 345.948 8990 295 74 16
17 32 - BİLAL TALHA ERÇİN 6 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 12 8 9.33 38.00 52.00 20.66 344.926 9206 302 75 17
18 131 - HATİCE KESKİN 6 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 16 -1.33 9 11 5.33 42.00 48.00 26.00 342.970 9451 313 78 18
19 93 - AYBÜKE KÜÇÜKER 6 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 6 2 5.33 6 3 5.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 41.00 46.00 25.66 342.696 9524 315 79 19
20 36 - MERT BATU 6 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 6 14 1.33 9 11 5.33 41.00 49.00 24.66 341.956 9658 318 80 20
21 49 - VOLKAN ALP BATU 6 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 10 10 6.67 34.00 56.00 15.33 338.022 10239 340 82 21
22 26 - KOLUKISA IRMAK 6 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 2 6.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 42.00 47.00 26.33 337.281 10346 346 84 22
23 0 - GÜÇ FATİH 6 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 8 1.33 10 10 6.67 30.00 52.00 12.67 336.052 10563 353 85 23
24 97 - RAMAZAN İNAT 6 / A 7 5 5.33 5 5 3.33 2 7 -0.33 8 1 7.67 5 5 3.33 4 11 0.33 31.00 34.00 19.66 334.541 10873 366 88 24
25 0 - YAKŞİ CEMRE SU 6 / A 12 8 9.33 3 7 0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 36.00 54.00 18.00 331.111 11453 376 89 25
26 0 - SUİERKULOVA NAİLİA 6 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 9 1 8.67 7 12 3.00 5 15 0.00 38.00 51.00 21.00 331.111 11453 376 89 25
27 43 - EKİ NDURU 6 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 35.00 55.00 16.66 321.207 13528 429 95 27
28 73 - KENÇEL İBRAHIM MERT 6 / A 5 14 0.33 5 5 3.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 7 13 2.67 7 13 2.67 29.00 60.00 9.00 319.267 13843 443 96 28
29 9 - DURAN MİRAÇ 6 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 8 12 4.00 28.00 61.00 7.67 317.548 14202 454 97 29
30 89 - ALİHAN PÖZE 6 / A 2 9 -1.00 3 2 2.33 1 4 -0.33 7 3 6.00 3 9 0.00 5 6 3.00 21.00 33.00 10.00 311.852 15419 480 102 30
31 1 - AYDOĞAN ANIL ÇİVİ 6 / B 5 15 0.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 32.00 58.00 12.67 309.385 15953 499 103 31
32 135 - İBRAHİM ENES SAKİN 6 / B 5 10 1.67 6 2 5.33 6 4 4.67 2 6 0.00 2 16 -3.33 5 12 1.00 26.00 50.00 9.34 305.452 16695 520 106 32
33 37 - BORAN COŞKUN Y 6 / B 5 15 0.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 305.415 16782 521 107 33
34 136 - EREN MURAT TALİP 6 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 9 0.00 4 16 -1.33 25.00 57.00 6.00 304.444 16924 526 108 34
35 86 - KUYUCU YİĞİT 6 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 300.504 17538 546 109 35
36 125 - KARA VELİ 6 / B 5 15 0.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 14 0.33 3 17 -2.67 26.00 63.00 5.00 298.504 17837 552 110 36
37 138 - KARAKUŞ MÜMİN EFE 6 / A 3 17 -2.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 296.526 18067 556 111 37
38 30 - ŞAHİN AYVACI 6 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 10 -0.33 4 16 -1.33 18.00 65.00 -3.66 290.644 18549 569 113 38
39 0 - MUSA GÜÇ 6 / B 6 12 2.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 16.00 71.00 -7.68 286.889 18768 575 114 39


