
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 5. Sınıf KDS-3 18757 430 19 18

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.13 10.41 4.66 5.86 3.61 4.66 6.02 3.26 4.93 4.75 4.16 3.37 7.32 9.47 4.16 9.03 9.35 5.91 41.11 40.26 27.69 353.248

İl Ortalaması 8.34 10.53 4.83 6.03 3.56 4.85 5.78 3.55 4.59 4.79 4.32 3.35 7.26 9.90 3.96 9.38 9.50 6.22 41.58 41.37 27.79 353.922
Okul Ortalaması 8.39 11.28 4.63 5.67 4.11 4.30 7.67 2.00 7.00 4.33 5.50 2.50 7.89 10.78 4.30 8.39 11.44 4.58 42.33 45.11 27.30 350.227

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 111 - ELİF ÇAKAL 5 / A 12 8 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 7 7.67 16 4 14.67 63.00 24.00 55.00 411.119 1811 48 1 1
2 74 - DENİZ ÇELİK 5 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 6 10.00 11 9 8.00 64.00 23.00 56.34 409.133 1956 52 2 2
3 2 - TUNA BATU 5 / A 10 10 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 14 6 12.00 11 9 8.00 57.00 32.00 46.34 393.593 3251 80 4 3
4 42 - GÜLER UMUT 5 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 9 4.00 13 7 10.67 58.00 26.00 49.34 391.370 3491 88 5 4
5 72 - AFŞAR AYŞENUR 5 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 10 0 10.00 4 6 2.00 12 7 9.67 9 11 5.33 51.00 38.00 38.34 376.556 5234 127 6 5
6 41 - DURU GÜL 5 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 12 4.00 10 10 6.67 46.00 44.00 31.34 367.659 6496 146 7 6
7 48 - ATA ÇINAR ÖZTAN 5 / A 11 9 8.00 4 6 2.00 6 2 5.33 5 5 3.33 10 10 6.67 7 13 2.67 43.00 45.00 28.00 359.274 7658 165 8 7
8 0 - YAKŞİ BERKE CAN 5 / B 9 9 6.00 4 3 3.00 8 0 8.00 3 6 1.00 8 8 5.33 9 11 5.33 41.00 37.00 28.66 358.252 7828 169 9 8
9 17 - KENÇEL GÜLSU 5 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 12 8 9.33 37.00 53.00 19.34 346.926 9555 207 10 9

10 150 - AAKAN TONBUL 5 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 9 1 8.67 1 8 -1.67 8 12 4.00 10 10 6.67 38.00 51.00 21.01 345.207 9875 215 11 10
11 88 - İDRİSÖZKUL 5 / A 8 12 4.00 9 1 8.67 7 2 6.33 3 7 0.67 9 11 5.33 5 14 0.33 41.00 47.00 25.33 340.230 10745 239 12 11
12 38 - GAYE NUR TAŞKAN 5 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 10 0 10.00 3 7 0.67 9 11 5.33 5 15 0.00 36.00 54.00 18.00 331.111 12312 279 13 12
13 1 - BATU ENDER 5 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 8 12 4.00 35.00 54.00 17.00 325.193 13319 306 14 13
14 2 - EDİZ 5 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 8 1 7.67 9 1 8.67 6 14 1.33 6 13 1.67 39.00 49.00 22.67 323.459 13634 315 15 14
15 4 - ELİF NAZ DEMİR 5 / B 7 13 2.67 6 4 4.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 3 10 -0.33 5 15 0.00 33.00 50.00 16.34 317.304 14709 342 16 15
16 98 - ÖYKÜ TOGÖZ 5 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 11 5.33 3 16 -2.33 29.00 60.00 8.99 313.326 15468 360 17 16
17 77 - ECE NUR ÖZEREN 5 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 10 0 10.00 3 7 0.67 2 16 -3.33 7 13 2.67 30.00 58.00 10.68 303.489 16959 392 18 17
18 0 - ASLSN DURMAZ 5 / B 4 16 -1.33 5 4 3.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 15 -1.00 4 16 -1.33 21.00 67.00 -1.32 290.889 18252 419 19 18


