
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 5. Sınıf KDS-4 6944 31 22 22

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.86 10.43 4.38 5.27 4.19 3.88 5.52 3.74 4.27 3.90 4.69 2.34 6.74 10.03 3.40 8.02 10.09 4.66 37.31 43.17 22.92 327.463

İl Ortalaması 7.90 10.90 4.27 5.45 4.23 4.04 6.42 3.45 5.27 3.87 5.81 1.94 6.06 12.52 1.89 8.26 11.03 4.58 37.97 47.94 21.99 285.472
Okul Ortalaması 8.64 10.91 5.00 5.14 4.59 3.61 7.27 2.68 6.38 3.50 6.14 1.45 6.64 12.09 2.61 8.64 10.86 5.02 39.82 47.27 24.06 268.812

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 2 - BATU TUNA 5 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 12 8 9.33 13 7 10.67 64.00 26.00 55.34 368.156 1450 1 1 1
2 111 - ELİF ÇAKAL 5 / A 12 8 9.33 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 11 8 8.33 13 7 10.67 61.00 28.00 51.66 351.833 2115 5 2 2
3 10 - PEHLİVAN BERRAK 5 / B 11 7 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 9 5.00 12 8 9.33 57.00 28.00 47.67 329.633 3307 7 3 3
4 42 - GÜLER U UMUT 5 / B 12 6 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 7 5.67 11 9 8.00 52.00 31.00 41.67 325.200 3565 8 4 4
5 41 - DURU GÜL 5 / A 9 10 5.67 5 4 3.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 12 7 9.67 44.00 33.00 33.01 303.378 5056 12 5 5
6 14 - EYLÜL BATU 5 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 9 11 5.33 12 8 9.33 46.00 44.00 31.32 301.433 5172 13 6 6
7 48 - AT IN R ÖZT N 5 / A 7 10 3.67 5 3 4.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 10 5 8.33 10 7 7.67 43.00 33.00 32.01 301.133 5179 14 7 7
8 72 - AFŞAR AYŞE UR 5 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 11 9 8.00 8 12 4.00 45.00 45.00 30.01 295.578 5467 17 8 8
9 117 - ZEKİ KÖSE 5 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 10 0 10.00 1 9 -2.00 9 11 5.33 4 10 0.67 41.00 43.00 26.67 276.300 5995 18 9 9

10 19 - SALİH KAÇAR 5 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 0 10 -3.33 9 11 5.33 5 15 0.00 41.00 49.00 24.67 271.844 6044 19 10 10
11 98 - ÖYKÜTOKÖZ 5 / A 5 15 0.00 5 4 3.67 8 2 7.33 0 4 -1.33 9 10 5.67 10 10 6.67 37.00 45.00 22.01 265.589 6105 20 11 11
12 83 - İBHİS T A M I L I 5 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 10 0 10.00 4 6 2.00 7 13 2.67 9 11 5.33 36.00 54.00 18.00 246.667 6315 21 12 12
13 28 - ED Z 5 / A 11 9 8.00 2 8 -0.67 10 0 10.00 7 3 6.00 2 18 -4.00 6 13 1.67 38.00 51.00 21.00 242.233 6349 22 13 13
14 4 - ELİF NAZ DEMİR 5 / B 10 10 6.67 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 32.00 58.00 12.68 236.322 6415 23 14 14
15 88 - İDRİS ÖZKUL 5 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 9 1 8.67 5 5 3.33 3 15 -2.00 7 13 2.67 35.00 52.00 17.67 236.300 6419 24 15 15
16 0 - İKRANUR KARABULUT 5 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 34.00 56.00 15.34 234.844 6435 25 16 16
17 3 - YAKŞİ BERKE C N 5 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 5 15 0.00 8 12 4.00 29.00 60.00 9.00 232.233 6457 26 17 17
18 8 - HÜS YİNAZAD ATAR 5 / A 8 12 4.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 19 -6.33 10 10 6.67 32.00 57.00 13.01 228.922 6511 27 18 18
19 1 - BATU ENDER 5 / B 4 15 -1.00 7 1 6.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 32.00 55.00 13.67 225.189 6550 28 19 19
20 21 - HATİCEYAMURSAVURDAN 5 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 8 12 4.00 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.34 221.489 6590 29 20 20
21 33 - ARSLAN *RRMAZ 5 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 25.00 65.00 3.34 217.044 6639 30 21 21
22 3002 - HAKAN TONBUL 5 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 24.00 65.00 2.32 202.544 6787 31 22 22


