
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 6. Sınıf KDS-4 6840 40 25 25

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.91 8.49 7.08 5.36 3.87 4.07 5.75 3.55 4.57 3.89 4.39 2.43 6.86 9.44 3.71 7.33 10.13 3.96 39.10 39.87 25.81 338.660

İl Ortalaması 10.50 9.10 7.47 5.90 3.88 4.61 7.65 2.10 6.95 5.08 4.00 3.74 5.22 11.35 1.44 8.28 10.12 4.90 42.62 40.55 29.11 304.911
Okul Ortalaması 10.08 9.72 6.84 5.12 4.60 3.59 8.04 1.88 7.41 5.44 4.00 4.11 5.44 12.56 1.25 8.04 10.60 4.51 42.16 43.36 27.71 272.787

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 85 - MEDİNE NİSA GÖKY 6 / B 13 7 10.67 9 0 9.00 9 1 8.67 8 1 7.67 6 9 3.00 12 5 10.33 57.00 23.00 49.34 334.822 3416 12 1 1
2 92 - VURAL YUSUF 6 / A 11 9 8.00 4 6 2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 10 10 6.67 14 6 12.00 52.00 38.00 39.34 332.611 3536 13 2 2
3 0 - TUR SUDEGÜL 6 / B 12 8 9.33 9 0 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 8 2.33 12 7 9.67 56.00 25.00 47.67 324.067 4039 15 3 3
4 94 - AZİME ÇELİK 6 / B 12 8 9.33 7 0 7.00 8 1 7.67 9 1 8.67 3 11 -0.67 14 5 12.33 53.00 26.00 44.33 319.222 4347 17 4 4
5 127 - TONBUL YAĞMUR ADA 6 / B 12 7 9.67 9 0 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 13 -1.33 12 7 9.67 54.00 29.00 44.35 309.311 4939 19 5 5
6 132 - GÖK ZEKİ 6 / B 11 9 8.00 3 7 0.67 9 1 8.67 6 3 5.00 9 9 6.00 10 10 6.67 48.00 39.00 35.01 307.800 5022 20 6 6
7 36 - MERT BATU 6 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 7 13 2.67 10 9 7.00 48.00 41.00 34.35 305.967 5140 21 7 7
8 32 - BERİL GÖKÇE K*PLAN 6 / B 11 8 8.33 3 7 0.67 8 2 7.33 7 2 6.33 5 13 0.67 13 6 11.00 47.00 38.00 34.33 304.811 5218 22 8 8
9 128 - YILMAZ SU CEMRE 6 / A 10 10 6.67 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 10 6.67 8 12 4.00 46.00 44.00 31.33 292.611 5866 24 9 9

10 153 - HÜMEYRA IŞIK 6 / B 12 8 9.33 8 1 7.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 48.00 41.00 34.34 278.156 6176 25 10 10
11 134 - ÖZCAN HATİCE AZRA 6 / A 12 6 10.00 3 7 0.67 8 2 7.33 5 4 3.67 7 13 2.67 6 13 1.67 41.00 45.00 26.01 276.700 6189 26 11 11
12 40 - YAKŞİ CEMRE SU 6 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 10 10 6.67 5 14 0.33 41.00 48.00 24.99 268.867 6275 27 12 12
13 52 - ÜZER FATMA BEYZA 6 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 15.00 30.00 264.433 6309 28 13 13
14 43 - E K İ N D U R U 6 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 18 -4.00 10 10 6.67 40.00 50.00 23.34 261.500 6321 29 14 14
15 31 - BEYZA GÜLER 6 / B 6 14 1.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 13 0.67 9 8 6.33 39.00 46.00 23.66 254.056 6386 30 15 15
16 0 - SUİERKULOVA NAİLİA 6 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 12 4.00 6 14 1.33 40.00 50.00 23.33 252.589 6392 31 16 16
17 19 - BERAT DEMLİ 6 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 18 -4.00 9 11 5.33 41.00 49.00 24.66 249.600 6421 32 17 17
18 97 - İNAT EFE 6 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 8 12 4.00 2 18 -4.00 36.00 54.00 18.00 246.667 6435 33 18 18
19 25 - ARIKAN KAYRA 6 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 12 3.00 5 15 0.00 37.00 52.00 19.66 245.178 6445 34 19 19
20 30 - ŞAHİNVY ACI 6 / B 7 12 3.00 6 4 4.67 9 1 8.67 0 0 0.00 3 17 -2.67 9 11 5.33 34.00 45.00 19.00 239.978 6483 35 20 20
21 49 - VOLKAN ALP BATU 6 / B 11 9 8.00 3 7 0.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 34.00 56.00 15.33 239.233 6491 36 21 21
22 45 - ELİF ESMA GEDİK 6 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 36.00 54.00 18.00 233.333 6524 37 22 22
23 37 - COŞKUN BOR AN 6 / B 11 9 8.00 5 5 3.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 31.00 58.00 11.67 230.767 6538 38 23 23
24 0 - KARAVELİ 6 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 6 14 1.33 34.00 55.00 15.67 227.411 6563 39 24 24
25 32 - BİLAL TALHA ERÇİN 6 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 11 8 8.33 26.00 63.00 4.99 219.978 6620 40 25 25


