
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 8. Sınıf KDS-4 15789 46 21 21

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.55 7.50 8.05 5.92 3.00 4.92 7.63 1.84 7.02 5.59 2.20 4.85 7.38 5.24 5.64 9.88 7.32 7.44 46.95 27.09 37.92 366.719

İl Ortalaması 10.33 8.07 7.64 5.09 3.59 3.89 7.02 2.09 6.33 6.33 2.43 5.51 5.83 6.11 3.79 9.72 8.61 6.85 44.30 30.89 34.01 312.172
Okul Ortalaması 11.10 7.86 8.48 3.71 4.14 2.33 5.62 3.00 4.62 7.43 2.38 6.63 7.71 6.00 5.71 11.29 8.52 8.44 46.86 31.90 36.22 315.696

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 68 - YAŞAR COŞKUN 8 / A 20 0 20.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 84.00 6.00 82.00 482.244 215 1 1 1
2 34 - DOĞA KÖKCEN 8 / A 19 1 18.67 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 17 1 16.67 16 4 14.67 76.00 12.00 72.01 446.711 1873 2 2 2
3 65 - SEHER GENÇ 8 / A 19 1 18.67 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 15 2 14.33 16 4 14.67 73.00 14.00 68.33 434.822 2560 3 3 3
4 180 - HASAN AKYÜZ 8 / A 16 4 14.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 9 1 8.67 17 1 16.67 19 1 18.67 61.00 9.00 58.01 431.156 2744 4 4 4
5 0 - ELFİDA KAPLAN 8 / A 18 2 17.33 3 5 1.33 6 3 5.00 10 0 10.00 15 2 14.33 17 3 16.00 69.00 15.00 63.99 429.967 2818 5 5 5
6 237 - YILMAZ MURAT 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 16 2 15.33 15 5 13.33 70.00 18.00 63.99 406.633 4238 6 6 6
7 15 - DURU YILMAZ 8 / A 19 1 18.67 4 5 2.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 4 8.67 13 7 10.67 62.00 21.00 55.00 387.811 5721 7 7 7
8 20 - İLAYDA KARABULUT 8 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 6 3 5.00 10 0 10.00 15 3 14.00 10 10 6.67 64.00 23.00 56.34 384.833 5931 8 8 8
9 0 - SAİT ALTUNKAYNAK 8 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 6 5.00 13 6 11.00 59.00 23.00 51.34 350.378 9110 14 9 9

10 62 - GÜL NİDA DİNCER 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 8 1 7.67 10 0 10.00 6 8 3.33 14 6 12.00 53.00 28.00 43.67 319.622 12291 23 10 10
11 61 - GÖRKEM SÖYLEMEZ 8 / B 8 12 4.00 0 0 0.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 8 1.33 9 11 5.33 38.00 34.00 26.66 265.156 15059 31 11 11
12 11 - AYŞEGÜL AKAN 8 / B 8 7 5.67 5 3 4.00 5 3 4.00 10 0 10.00 1 14 -3.67 10 8 7.33 39.00 35.00 27.33 261.467 15100 32 12 12
13 60 - FİLİZ GÖK 8 / B 7 12 3.00 0 0 0.00 7 3 6.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 11 9 8.00 26.00 29.00 16.33 254.811 15184 36 13 13
14 110 - SİNEM YANAR 8 / B 7 9 4.00 3 2 2.33 3 1 2.67 10 0 10.00 1 2 0.33 7 12 3.00 31.00 26.00 22.33 249.244 15246 37 14 14
15 13 - BURAK YUSUF KAN 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 0 6 -2.00 9 11 5.33 32.00 44.00 17.32 248.111 15260 38 15 15
16 120 - ASYA AGN 8 / B 4 7 1.67 1 2 0.33 1 1 0.67 8 2 7.33 5 15 0.00 6 14 1.33 25.00 41.00 11.33 222.589 15535 40 16 16
17 54 - ATEŞ ALİ 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 215.556 15592 42 17 17
18 29 - AKMAN RAMAZAN 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 26.00 63.00 4.99 215.544 15593 43 18 18
19 0 - MUZAFFER İSCEN 8 / B 3 17 -2.67 5 5 3.33 6 4 4.67 10 0 10.00 0 0 0.00 6 14 1.33 30.00 40.00 16.66 214.044 15606 44 19 19
20 71 - UMUT KIRGÖZ 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 8 12 4.00 20.00 55.00 1.67 209.656 15642 45 20 20
21 57 - TAŞOVA BERAT TAHİR 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 19 -5.33 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.66 199.267 15730 46 21 21


