
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 6. Sınıf KDS-5 14405 204 28 28

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.00 9.50 5.83 6.28 3.15 5.23 5.97 3.32 4.87 4.24 4.13 2.87 7.84 8.43 5.03 8.12 9.43 4.97 41.45 37.96 28.80 284.284

İl Ortalaması 9.00 9.99 5.67 5.94 3.65 4.72 5.62 3.80 4.35 3.98 4.75 2.40 7.15 9.39 4.02 8.66 9.78 5.40 40.35 41.36 26.57 278.559
Okul Ortalaması 9.18 10.32 5.74 6.32 3.46 5.17 5.21 4.25 3.80 6.07 3.93 4.76 7.57 11.64 3.69 9.61 9.89 6.31 43.96 43.50 29.46 284.429

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 85 - MEDİNE NİSA GÖKAY 6 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 11 7 8.67 13 6 11.00 61.00 25.00 52.68 353.863 2835 33 1 1
2 127 - TONBUL YAĞMUR ADA 6 / B 11 7 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 9 6.00 13 6 11.00 57.00 28.00 47.67 340.861 3408 42 2 2
3 112 - TUR SUDEGÜL 6 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 8 6.33 12 7 9.67 56.00 30.00 46.00 333.024 3808 47 3 3
4 131 - HATİCE KESKİN 6 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 4 6 2.00 10 0 10.00 10 10 6.67 11 9 8.00 55.00 35.00 43.34 331.386 3883 48 4 4
5 1530 - HÜMEYRA IŞIK 6 / B 11 9 8.00 6 3 5.00 6 3 5.00 7 3 6.00 10 10 6.67 13 7 10.67 53.00 35.00 41.34 328.797 4034 51 5 5
6 0 - YAKŞİ CEMRE SU 6 / A 10 10 6.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 13 7 10.67 11 8 8.33 53.00 36.00 41.00 327.913 4083 53 6 6
7 94 - AZİME ÇELİK 6 / B 9 9 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 7 6.67 12 8 9.33 55.00 29.00 45.33 326.898 4134 54 7 7
8 143 - TETİK ŞEREF 6 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 7 11 3.33 10 9 7.00 52.00 34.00 40.66 324.488 4254 55 8 8
9 58 - GÖK GÜLAY 6 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 7 2 6.33 5 5 3.33 11 8 8.33 10 8 7.33 51.00 35.00 39.32 318.665 4579 59 9 9

10 103 - DURMAZ SELVİNAZ 6 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 12 4.00 12 8 9.33 53.00 37.00 40.67 313.719 4825 61 10 10
11 49 - VOLKAN ALP BATU 6 / B 10 10 6.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 10 10 6.67 13 7 10.67 47.00 42.00 33.01 310.731 4991 64 11 11
12 134 - ÖZAN HATİCE AZRA 6 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 3 4 1.67 6 4 4.67 10 10 6.67 9 10 5.67 48.00 38.00 35.34 309.490 5070 65 12 12
13 92 - VURAL YUSUF MUHAMMED 6 / A 12 6 10.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 6 13 1.67 12 8 9.33 46.00 41.00 32.33 303.268 5481 71 13 13
14 128 - YILMAZ SU CEMRE 6 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 7 13 2.67 8 12 4.00 47.00 42.00 33.00 291.912 6101 76 14 14
15 93 - AYBÜKE KÜÇÜKER 6 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 7 12 3.00 9 11 5.33 44.00 44.00 29.33 287.907 6326 79 15 15
16 23 - BERİL GÖKÇE KAPLAN 6 / B 9 10 5.67 1 7 -1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 7 13 2.67 12 8 9.33 41.00 46.00 25.67 282.434 6635 85 16 16
17 121 - SUİERKULOVA NAİLİA 6 / A 9 11 5.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 12 4.00 7 13 2.67 47.00 43.00 32.67 280.507 6765 86 17 17
18 45 - GEDİK ESMA ELİF 6 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 11 9 8.00 9 11 5.33 39.00 51.00 21.99 268.710 7448 103 18 18
19 31 - BEYZA GÜLER 6 / B 4 12 0.00 5 4 3.67 5 5 3.33 4 6 2.00 10 10 6.67 10 9 7.00 38.00 46.00 22.67 267.458 7522 104 19 19
20 25 - ARIKAN KAYRA 6 / A 8 10 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 13 2.67 8 12 4.00 40.00 48.00 24.00 263.933 7755 109 20 20
21 26 - KOLUKISA IRMAK 6 / A 8 12 4.00 8 2 7.33 7 2 6.33 5 5 3.33 2 13 -2.33 7 10 3.67 37.00 44.00 22.33 246.617 8973 131 21 21
22 16 - AYDOĞAN ANIL ÇİVİ 6 / B 9 11 5.33 3 6 1.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 16 -1.33 7 13 2.67 35.00 54.00 17.00 239.815 9473 137 22 22
23 52 - ÜZER FATMA BEYZA 6 / A 6 14 1.33 4 5 2.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 14 0.33 7 11 3.33 33.00 53.00 15.32 233.456 9917 140 23 23
24 73 - KENÇEL İBRAHİM MERT 6 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 30.00 60.00 10.00 229.225 10224 145 24 24
25 32 - BİLAL TALHA ERÇİN 6 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 30.00 60.00 10.01 228.548 10275 146 25 25
26 37 - BORANCOŞKUN 6 / B 8 12 4.00 8 2 7.33 2 3 1.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 30.00 55.00 11.66 217.898 11152 157 26 26
27 86 - YİĞİT KUYUCU 6 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 26.00 64.00 4.67 201.949 12535 177 27 27
28 1 - DURAN ÇETİN 6 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 27.00 63.00 6.01 200.545 12632 179 28 28


