
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 7. Sınıf KDS-5 13974 230 29 29

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.29 9.57 5.10 6.43 2.86 5.47 6.52 2.64 5.64 4.59 3.45 3.44 6.37 8.18 3.65 9.32 7.90 6.68 41.52 34.60 29.98 285.029

İl Ortalaması 9.21 9.34 6.10 6.64 2.77 5.71 6.49 2.83 5.55 4.54 3.75 3.29 6.91 7.83 4.30 10.79 7.35 8.34 44.59 33.88 33.29 298.985
Okul Ortalaması 8.17 10.97 4.52 6.14 3.55 4.95 4.90 4.41 3.43 3.97 4.72 2.39 5.66 8.55 2.80 9.24 8.83 6.30 38.07 41.03 24.39 270.673

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 7 - VİLDAN DOĞUÇ 7 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 89.00 1.00 88.67 494.218 2 1 1 1
2 171 - EZGİ SU AKINCIOL 7 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 14 4 12.67 18 2 17.33 72.00 16.00 66.67 406.887 1019 30 2 2
3 187 - MEHMET EFE BÖCEK 7 / B 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 6 12.00 17 3 16.00 72.00 18.00 66.01 404.691 1077 33 3 3
4 107 - ASYA GÜNEŞ 7 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 7 7.67 16 4 14.67 66.00 21.00 59.01 374.645 1875 54 4 4
5 84 - NİSA PERİŞAN 7 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 7 5.67 14 6 12.00 60.00 25.00 51.66 351.190 2665 62 5 5
6 80 - İLAYDA ALPAGOT 7 / A 10 6 8.00 10 0 10.00 5 0 5.00 5 3 4.00 12 8 9.33 13 6 11.00 55.00 23.00 47.33 346.766 2857 66 6 6
7 177 - ILGIN GAM E 7 / B 10 10 6.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 13 2.67 12 8 9.33 52.00 38.00 39.34 309.516 4668 91 7 7
8 79 - PELİN SU AYGÜN 7 / A 9 9 6.00 6 2 5.33 8 1 7.67 8 1 7.67 4 2 3.33 11 6 9.00 46.00 21.00 39.00 307.145 4802 93 8 8
9 145 - ELİFÖZKUL 7 / A 9 11 5.33 9 1 8.67 4 6 2.00 3 2 2.33 5 4 3.67 14 6 12.00 44.00 30.00 34.00 304.784 4916 97 9 9

10 139 - RABİAIŞIK 7 / A 7 7 4.67 4 6 2.00 5 3 4.00 1 9 -2.00 7 6 5.00 14 6 12.00 38.00 37.00 25.67 293.753 5606 106 10 10
11 101 - BENGİSU KARAKAYA 7 / B 8 10 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 13 3 12.00 38.00 16.00 32.67 292.914 5659 109 11 11
12 133 - BERRA DOĞN 7 / A 8 10 4.67 10 0 10.00 6 1 5.67 4 4 2.67 0 0 0.00 11 6 9.00 39.00 21.00 32.01 283.621 6250 115 12 12
13 199 - SÜMEYYE ZEYNEP KARA 7 / A 4 14 -0.67 5 4 3.67 4 6 2.00 3 5 1.33 7 7 4.67 11 9 8.00 34.00 45.00 19.00 256.628 8212 144 13 13
14 140 - EGE ŞAN 7 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 7 3 6.00 5 15 0.00 8 12 4.00 37.00 53.00 19.33 247.044 9006 153 14 14
15 116 - BAŞ NİSA NUR 7 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 0 2.00 10 10 6.67 28.00 44.00 13.34 238.406 9713 162 15 15
16 44 - GİZEM ASLAN 7 / A 8 12 4.00 8 2 7.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 5 12 1.00 31.00 51.00 14.00 236.349 9885 164 16 16
17 106 - ZAHİDE REYYAN AYGÜN 7 / B 10 9 7.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 4 0.67 0 18 -6.00 6 12 2.00 32.00 48.00 16.00 231.174 10321 175 17 17
18 82 - EDA NUR AKSAKAL 7 / A 5 13 0.67 5 3 4.00 2 3 1.00 4 0 4.00 0 2 -0.67 5 3 4.00 21.00 24.00 13.00 225.914 10735 181 18 18
19 148 - ELİF DUYGU ÖZDEMİR 7 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 7 13 2.67 30.00 60.00 10.01 225.067 10790 183 19 19
20 119 - ARIKAN TUĞRA 7 / B 8 12 4.00 7 3 6.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 9 3.00 28.00 57.00 9.00 221.406 11052 186 20 20
21 115 - HASAN KAYRA GÖKAY 7 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 9 1.00 4 16 -1.33 27.00 55.00 8.67 220.489 11123 188 21 21
22 94 - SEYMEN RASKAN 7 / B 7 12 3.00 6 3 5.00 1 8 -1.67 1 7 -1.33 5 14 0.33 5 13 0.67 25.00 57.00 6.00 215.108 11533 195 22 22
23 173 - NUR KILLAR 7 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.33 214.072 11607 196 23 23
24 87 - AHMET ARCA ÖZEL 7 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 211.897 11771 199 24 24
25 104 - TONBUL FURKAN 7 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 5 2.33 5 15 0.00 3 17 -2.67 26.00 63.00 4.99 200.483 12634 211 25 25
26 78 - İZZET ŞAN 7 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 10 3.67 3 17 -2.67 19.00 68.00 -3.67 187.652 13347 219 26 26
27 108 - YASEMİN NUR 7 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 7 -1.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 2 4 0.67 10.00 42.00 -3.99 186.101 13407 221 27 27
28 90 - GURBETAYHAN 7 / B 2 18 -4.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 7 13 2.67 17.00 68.00 -5.66 181.567 13600 226 28 28
29 99 - KA RA RAUANAAAN 7 / B 6 12 2.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 1 8 -1.67 2 17 -3.67 2 11 -1.67 16.00 60.00 -4.01 180.025 13657 228 29 29


