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Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.20 7.77 7.61 6.40 2.68 5.51 7.81 1.63 7.27 5.00 2.58 4.14 5.60 5.33 3.83 9.22 6.79 6.95 44.24 26.78 35.31 302.037

İl Ortalaması 11.35 7.02 9.02 7.08 2.31 6.31 8.30 1.33 7.86 6.03 2.23 5.28 7.15 5.08 5.46 11.23 5.97 9.24 51.14 23.92 43.16 328.675
Okul Ortalaması 9.52 9.33 6.41 4.78 4.93 3.14 5.93 3.22 4.85 5.37 4.07 4.01 3.70 7.85 1.09 8.59 9.67 5.37 37.89 39.07 24.86 269.885

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 68 - COŞKUN YAŞAR 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 15 5 13.33 19 1 18.67 79.00 11.00 75.33 444.316 824 34 1 1
2 237 - YILMAZ MURAT 8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 6 3.00 18 2 17.33 63.00 18.00 57.00 380.826 3652 105 2 2
3 27 - AYAZ CEM KAVAK 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 4 3 3.00 14 6 12.00 57.00 20.00 50.34 356.623 5083 141 3 3
4 65 - SEHER GENÇ 8 / A 15 5 13.33 5 5 3.33 8 1 7.67 10 0 10.00 8 9 5.00 13 7 10.67 59.00 27.00 50.00 353.197 5322 145 4 4
5 62 - GÜL NİDA DİNCER 8 / B 10 9 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 4 9 1.00 14 6 12.00 51.00 29.00 41.33 316.175 8212 212 5 5
6 39 - SELIN AKKAŞ 8 / A 7 10 3.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 3 3.00 15 5 13.33 49.00 25.00 40.67 313.243 8448 217 6 6
7 59 - ELFİDA KAPLAN 8 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 1 0 1.00 12 7 9.67 48.00 22.00 40.67 310.151 8721 224 7 7
8 15 - DURU YILMAZ 8 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 12 7 9.67 47.00 29.00 37.34 310.129 8726 225 8 8
9 66 - SUDE GÖNÜL DURMAZ 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 9 1 8.67 7 3 6.00 4 4 2.67 14 6 12.00 47.00 30.00 37.01 309.127 8813 227 9 9

10 11 - AYŞEGÜL AKAN 8 / B 11 8 8.33 5 3 4.00 7 2 6.33 3 3 2.00 4 5 2.33 10 5 8.33 40.00 26.00 31.32 296.949 10035 253 10 10
11 0 - SAİT ALTUNKAYNAK 8 / B 10 9 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 9 10 5.67 45.00 33.00 34.00 290.772 10660 265 11 11
12 57 - TAŞOVA BERAT TAHİR 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 8 2 7.33 6 4 4.67 3 6 1.00 9 3 8.00 40.00 31.00 29.67 288.888 10854 269 12 12
13 61 - GÖRKEM SYLMZ 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 43.00 37.00 30.67 277.242 12141 290 13 13
14 20 - İLAYDA KARABULUT 8 / A 9 9 6.00 5 5 3.33 6 3 5.00 9 1 8.67 3 5 1.33 7 12 3.00 39.00 35.00 27.33 266.995 13334 307 14 14
15 13 - BUAK YUSUF 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 7 -1.33 8 12 4.00 31.00 47.00 15.33 237.675 16741 350 15 15
16 71 - UMUT KIRGÖZ 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 8 12 4.00 29.00 46.00 13.67 233.936 17113 355 16 16
17 0 - ALPER AYGÜN 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 2 18 -4.00 32.00 58.00 12.67 227.555 17772 363 17 17
18 110 - SİNEM YANAR 8 / B 6 6 4.00 4 5 2.33 0 0 0.00 1 2 0.33 0 0 0.00 5 7 2.67 16.00 20.00 9.33 227.543 17774 364 18 18
19 54 - ATEŞ ALİ 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 0 1 -0.33 23.00 48.00 7.00 223.253 18236 368 19 19
20 185 - MUZAFFER İSCEN 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 22.00 48.00 6.01 215.258 19007 381 20 20
21 69 - YİĞİT EKE 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 27.00 63.00 6.00 215.195 19010 382 21 21
22 60 - FİL İZGÖK 8 / B 7 9 4.00 2 6 0.00 5 5 3.33 3 5 1.33 1 2 0.33 3 15 -2.00 21.00 42.00 6.99 213.637 19145 384 22 22
23 255 - BATU TEPRETMEZ 8 / B 7 13 2.67 2 6 0.00 0 0 0.00 7 3 6.00 2 18 -4.00 6 13 1.67 24.00 53.00 6.34 205.302 19865 388 23 23
24 67 - TARIK ARDA GÜNERİ 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 25.00 65.00 3.34 203.695 19994 389 24 24
25 0 - KAM L EFE AYDIN 8 / B 6 14 1.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 25.00 64.00 3.67 201.846 20125 391 25 25
26 0 - AKMAN RAMAZAN 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 25.00 65.00 3.32 200.791 20193 392 26 26
27 5 - GON CALROİSMAİL 8 / A 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 16 -2.33 1 19 -5.33 16.00 63.00 -5.00 166.582 21242 398 27 27


