
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI HASAN FATMA ÇAVLI ORTAOKULU 5. Sınıf KDS-5 14110 140 27 27

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.25 9.37 6.13 5.94 3.56 4.76 5.77 3.55 4.58 4.33 4.40 2.86 8.47 9.14 5.43 9.73 8.49 6.89 43.49 38.51 30.65 293.865

İl Ortalaması 8.25 10.45 4.77 5.20 4.28 3.77 4.88 4.57 3.35 4.02 5.21 2.29 7.02 11.02 3.35 8.96 9.99 5.64 38.34 45.51 23.17 269.075
Okul Ortalaması 9.07 10.59 5.54 5.07 4.37 3.62 4.74 4.96 3.09 2.89 6.52 0.72 7.15 11.74 3.24 8.93 10.74 5.35 37.85 48.93 21.54 267.634

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 74 - DENİZ ÇELİK 5 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 13 6 11.00 16 4 14.67 69.00 20.00 62.33 407.207 1080 10 1 1
2 42 - GÜLER UMUT 5 / B 13 7 10.67 4 1 3.67 8 2 7.33 9 1 8.67 11 8 8.33 17 3 16.00 62.00 22.00 54.67 375.701 2242 14 2 2
3 111 - ELİF ÇAKAL 5 / A 12 8 9.33 10 0 10.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 16 3 15.00 14 6 12.00 60.00 29.00 50.33 373.638 2324 15 3 3
4 48 - Ö TAN ATA ÇINAR 5 / A 12 5 10.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 8 9 5.00 13 2 12.33 53.00 24.00 44.99 341.949 3947 23 4 4
5 2 - BATU TUNA 5 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 9 8.00 12 8 9.33 56.00 34.00 44.67 331.571 4495 27 5 5
6 98 - ÖYK Ü TOGÖZ 5 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 14 6 12.00 50.00 40.00 36.67 321.748 5039 34 6 6
7 14 - EYLÜL BATU 5 / A 13 7 10.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 9 11 5.33 14 6 12.00 46.00 44.00 31.33 319.969 5142 35 7 7
8 41 - DURU GÜL 5 / A 11 8 8.33 8 1 7.67 6 2 5.33 2 8 -0.67 9 7 6.67 11 8 8.33 47.00 34.00 35.66 315.580 5417 37 8 8
9 12 - ELİF ÜNALDI 5 / B 13 7 10.67 3 5 1.33 6 3 5.00 3 5 1.33 3 9 0.00 11 8 8.33 39.00 37.00 26.66 289.238 6928 45 9 9

10 88 - İDRİS ÖZKUL 5 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 7 13 2.67 10 10 6.67 45.00 45.00 30.00 283.930 7233 47 10 10
11 9 - DEVRİM EREN UYGUR 5 / B 7 12 3.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 12 8 9.33 9 11 5.33 36.00 53.00 18.33 270.948 8013 54 11 11
12 72 - AFŞAR AYŞENUR 5 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 40.00 50.00 23.34 261.958 8609 65 12 12
13 0 - SALİH KAÇAR 5 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 8 12 4.00 8 12 4.00 36.00 54.00 18.00 258.340 8844 66 13 13
14 77 - ECENU R ÖZEREN 5 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 10 3.67 7 13 2.67 34.00 53.00 16.34 253.536 9164 68 14 14
15 8 - HÜSEYİN AZAD ATAR 5 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 10 10 6.67 32.00 57.00 13.01 245.009 9707 75 15 15
16 1 - BATU ENDER 5 / B 6 14 1.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 11 9 8.00 33.00 57.00 14.00 241.785 9922 78 16 16
17 0 - İLBH A *S T Mİ I 5 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 33.00 57.00 14.00 239.637 10049 81 17 17
18 17 - KENÇEL GÜLSU 5 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 32.00 58.00 12.67 236.983 10232 84 18 18
19 22 - İKRANUR KARABULUT 5 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 7 13 2.67 8 11 4.33 28.00 61.00 7.67 236.196 10286 85 19 19
20 28 - EDİZ 5 / A 8 12 4.00 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 16 -2.33 5 15 0.00 33.00 56.00 14.34 223.061 11220 97 20 20
21 0 - ELİF AZD EMİR 5 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 2 3 1.00 2 4 0.67 4 10 0.67 4 16 -1.33 24.00 51.00 7.01 215.751 11756 104 21 21
22 117 - ZEKİ KÖSE 5 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.32 214.673 11835 107 22 22
23 3 - YAKŞİ BE E CAN 5 / B 8 9 5.00 2 3 1.00 2 8 -0.67 3 5 1.33 7 13 2.67 2 18 -4.00 24.00 56.00 5.33 213.750 11896 109 23 23
24 21 - HATİCE SAVURDAN 5 / A 9 11 5.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.67 198.202 13006 125 24 24
25 50150 - HAKAN TONBUL 5 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 15 -1.00 6 13 1.67 22.00 66.00 0.00 189.696 13451 132 25 25
26 33 - ASLAN DURMAZ 5 / B 4 16 -1.33 1 7 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 14 0.33 5 15 0.00 19.00 68.00 -3.66 185.388 13625 137 26 26
27 0 - AKÇA SALİH 5 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 4 -1.33 4 16 -1.33 3 17 -2.67 19.00 65.00 -2.66 180.682 13798 138 27 27


